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Ana Carolina
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De: Schadeck Pneus <financas_mafra@schadeck.com.br>
Enviado em: terca-feira, 6 de agosto de 2019 08:33

Para: Ana Carolina

Assunto: Re: ORCAMENTO PNEUS - Segue or¢amento solicitado

Segue orgamento solicitado:
Pneu Goodyear Edge Touring 82T — 264,00 RS — a vista (Ja com montagem e balanceamento incluso)
Pneu Goodyear Assurance 82T — 270,00 RS — 2 vista (J4 com montagem e balanceamento incluso)

Atenciosamente

Lucas Martins
Assistente de Vendas — Depto Financeiro

Rua Felipe Schimidt , 1266 — Mafra SC
Tel: (47) 3641 - 0220
Email: financas_mafra@schadeck.com.br

From: Ana Carolina
Sent: Monday, August 05, 2019 3:40 PM

To: financas mafra@schadeck.com.br
Subject: ORCAMENTO PNEUS

A
Departamento de Vendas

Venho por meio desta solicitar orgamento dos produtos abaixo especificados:

(04) quantidade - (PNEUS - 175/65R 14)

Solicito orgamento com prego para o enderego abaixo.

Agradego desde ja pela atencao.

Att,

Ana Carolina/Amplanorte

Rua Maria do Espirito Santo,400, Mafra/SC
CEP 89300-174

Tel: (047)3642-0665
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De: Schadeck Pneus <financas_mafra@schadeck.com.br>
Enviado em: terca-feira, 6 de agosto de 2019 08:33
Para: Ana Carolina
Assunto: Re: ORCAMENTO PNEUS - Segue or¢amento solicitado

Segue orcamento solicitado:
Pneu Goodyear Edge Touring 82T — 264,00 RS — a vista (Ja com montagem e balanceamento incluso)
Pneu Goodyear Assurance 82T — 270,00 R$ — a vista (J4 com montagem e balanceamento incluso)

Atenciosamente

Lucas Martins
Assistente de Vendas — Depto Financeiro

Rua Felipe Schimidt , 1266 — Mafra SC
Tel: (47) 3641 - 0220
Email: financas_mafra@schadeck.com.br

From: Ana Carolina
Sent: Monday, August 05, 2019 3:40 PM

To: financas mafra@schadeck.com.br

Subject: ORCAMENTO PNEUS

A
Departamento de Vendas

Venho por meio desta solicitar orgamento dos produtos abaixo especificados:

(04) quantidade - (PNEUS - 175/65R 14)

Solicito orgamento com prego para o enderego abaixo.

Agradeco desde ja pela atengao.

Att,

Ana Carolina/Amplanorte

Rua Maria do Espirito Santo,400, Mafra/SC
CEP 89300-174

Tel: (047)3642-0665




Ana Carolina

1 TETE RN SSOMRE M D R B eI R S S Y | M D .

De: Junior Pneus Autocenter <juniorpneus@yahoo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 5 de agosto de 2019 16:02

Para: Ana Carolina '

Assunto: ORCAMENTO PNEUS

Categorias: Categoria Vermelha

Boa tarde

Segue orgcamento para 4 pneus 175/65 14
-Pirelli P1 cinturato =1.260,00

-Goodyear Assurance =1.148,00

-Jinyu =972,00

Montado e balanceado

Qualquer duvida estamos a disposi¢ao

Att. Fabiane Witt

|

----- Mensagem encaminhada -----

De: Ana Carolina <recepcac@amplanorte.org.br>

Para: "juniorpneus@juniorpneus.com.br” <juniorpneus@juniorpneus.com.br>
Enviado: segunda-feira, 5 de agosto de 2019 15:42:40 BRT

Assunto: ORCAMENTO PNEUS

A
Departamento de Vendas

Venho por meio desta solicitar orgamento dos produtos abaixo especificados:



Ana Carolina
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De: BGM Capeletti <bgmcapeletti@gmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 7 de agosto de 2019 09:48
Para: Ana Carolina
Assunto: Re: ORCAMENTO PNEUS

Bom dia Ana Carolina.

RS 1.034,80 para quatro pneus Edge 175/65/14 do fabricante Goodyear.

= -

Atenciosamente

BGM CAPELETTI & CIA LTDA - ME
Ben Hur G M Capeletti
Sécio/Administrador
+55 47 3642 0951

Em qua, 7 de ago de 2019 as 08:32, Ana Carolina <recepcao(@amplanorte.org.br> escreveu:

Departamento de Vendas

Venho por meio desta solicitar orgamento dos produtos abaixo especificados:

(04) quantidade - (PNEUS - 175/65R 14)

Solicito orgamento com prego.

Agradeco desde ja pela atengao.



Ana Carolina

e ke -
De: PNEUS RIO <pneusriol@brturbo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 5 de agosto de 2019 16:44
Para: ‘Ana Carolina'
Assunto: RES: ORCAMENTO PNEUS

Boa Tarde... segue...

Sao trés opcdes de modelos

175/65R14 Barun / Continental -- RS 240,00 unid. / 4 unids. —R5 860,00
175/65R14 Pirelli P4 -- RS 300,00 unid. / 4 unids. RS 1.200,00
175/65R14 Cooper /importado -- RS 240,00 unid. / 4 unids. RS 960,00

Viontados / balanceados e vdlvulas. Faturamento 30 dias.

Att. Roberto - Pneus Rio 47 3642 4914

De: Ana Carolina [mailto:recepcao@amplanorte.org.br]
Enviada em: segunda-feira, 5 de agosto de 2019 15:39
Para: pneusriol@brturbo.com.br

Assunto: ORCAMENTO PNEUS

A
Departamento de Vendas

Venho por meio desta solicitar orgamento dos produtos abaixo especificados:

(04) quantidade - (PNEUS - 175/65R 14)

Solicito orgamento com prego para o enderego abaixo.

Agradeco desde ja pela atengzo.

Att,

Ana Carolina/Amplanorte

Rua Maria do Espirito Santo,400, Mafra,/SC
CEP 89300-174

Tel: (047)3642-0665




Recebemos de VALENGA COMERCI( DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP os produtos e/ou servigos constantes da NFe indicada ao lado
Emissdo. 13/08/2019 DestReme: ASSOCIACAD DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE (AMPLANORTE) Valor Total: 960,00

DATA DO-RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAQ E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE (AMPL.

NF-e
vaLor TotaLpanota | N° 000.007.852
RS 960,00 Série 001

VALENGA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -

EPP

Av. Saturnino Olinto, 1767 - Campo do
Gado - RIO NEGRO - PR - CEP:

§3880-000

Fone: (47)36424914

PNEUSRIOI@BRTURBO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA m
N°® Q00.007.852
SERIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0882 2729 6400 0153 5500 1000 0078 5213 6082 8496

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DAC H‘I‘JU\L‘?\(‘.‘
Venda Mercadoria ST Fora Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141190144002463 13/08/2019 16:22:39

INSCRICAG ESTADUAL

9011864306

INSCRIGAO BESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

§2.272.964/0001-53

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAQ SOUIAL CNPI / CPF DATA DA EMISSAQ
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE (AMPLANORTE) 83.244.954/0001-77 13/08/2019
ENDERE(U BAIRRO / DISTRITO CEl DATA DA SAIDA

RUA PROFESSORA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400 CENTRO 89300-000 13/08/2019
MUNICIPIO it TELEFONE / FAX INSCRICAC ESTADUAL HORA DA SAIDA

MAFRA SC | (47)3642-0665 16:22:00
FATURA DADOS DA FATURA
DUPLICATAS

Numero 000007852001 Nuamero 000007852002

Vencimento  12/09/2019 Vencimento : 12/10/2019

Valor RS 480,00 Valor R$ 480,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULG [0 ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAG VALOR DO ICMS SUBSTITUICAG VALUR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
VALOR DO ERETE VALOR DO SEGURQ DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAG SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULG UF CNPJ/ CPF
9 - SEM FRETE
ENDERECO MURICIFIO INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE  |ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
ODIGO e e . N N N pll el i VALOR VALOR VALOR HASE DE VALOR VALOR |ALIQUOTA %
P:l():rliil‘l;:.) PASCIEAB B0 FHOMGLSERNICD RHChYSESICRRBHICERR | UNID D8 UNITARIO | DESCONTO | LIQUIDO | CALC 1CMS JOMS ¥l WCMs | 71
001434 PNEU 17565R14 BRILLANTIS 40111000 | 0500 | 6404 PC 4,00 240,00 0.00 960,00 0,00 0,00 0,00] 0.00 | 0,00

CALCULO DO ISSQN
INHL'RIU;\O MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSON VMALOR TUTAL DO ISSUN

S810 R$ 0,00 RS 0.00 R$ 0,00
DADOS ADICIONAIS

INFORMAGORS COMPLEMENTARES
Trb aprox RS 185,09 Federal e RS 172,80 Estadual
Fonte IBPT PR 801EC4

Documente Emitido por ME ou EPP Optante pelos SIMPLES Nacional
Permite o aproveitamento do credito de [ICMS de RS 0,00.Correspondente a aliquota de 0 % nos termos de art. 23 da LC 123

VEICULO - PALIO

RESERVADO AQ FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSAO: 13/08/2019 16 23:39

GDOOR PROD - GDOOR Sistemas Ltda




